天津鹏翎集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之限售股份上市流通的提示性公告

特别提示:

- 1、天津鹏翎集团股份有限公司(以下简称"公司"或"鹏翎股份")本次解除限 售的股份为公司发行股份及支付现金购买资产(重大资产重组)中发行股份,解 除限售的股份数量为35.751.773股,占公司总股本的5.3779%
 - 2、本次解除限售股份上市流通日为2022年5月31日(星期二)。
 - 一、本次解除限售股份取得的基本情况及变动情况
 - (一) 本次解除限售股份取得的基本情况

2018年9月13日,鹏翎股份与河北新欧汽车零部件科技有限公司(以下简称 "河北新欧")之股东河北新华欧亚汽配集团有限公司(以下简称"欧亚集团")、 宋金花、解东林、解东泰、清河县新欧企业管理服务中心(有限合伙)(以下简 称"清河新欧")(欧亚集团、宋金花、解东林、解东泰及清河新欧以下简称"交 易对方")等签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩补偿协议》。 鹏翎股份以发行股份及支付现金的方式向欧亚集团等交易对方购买交易对方合 计持有河北新欧100%股权,交易总额为人民币120,000万元。其中,现金对价 72.000万元、股份对价48.000万元。

2019年4月1日,鹏翎股份收到中国证券监督管理委员会《关于核准天津鹏 翎集团股份有限公司向河北新华欧亚汽配集团有限公司等发行股份购买资产并 募集配套资金的批复》(证监许可[2019] 498号),核准公司向河北新华欧亚汽 配集团有限公司发行47,093,023股股份、向解东泰发行8,720,930股股份、向清 河县新欧企业管理服务中心(有限合伙)发行13.953.488股股份购买相关资产。 2019年5月16日,公司实施了2018年度利润分配,上述股票发行价格和数量均 进行了调整,调整后公司向欧亚集团、解东泰、清河新欧合计发行股份 **119.700.746**股,于**2019**年5月**31**日在深圳证券交易所上市,具体情况如下:

交易对方	股份对价 (万元)	价格(元/股)	数量(股)
欧亚集团	32,400.00	4.01	80,798,004
清河新欧	9,600.00	4.01	23,940,149

合计	48,000.00	4.01	119,700,746
解东泰	6,000.00	4.01	14,962,593

本次发行发成后,公司总股本由611,542,632股增至731,243,378股。

(二)上述股份发行完成后至今公司股本变动情况

- 1、根据中国证监会下发的《关于核准天津鹏翎集团股份有限公司向河北新华欧亚汽配集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]498号),并经深圳证券交易所同意,由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式向天津金镒泰股权投资基金合伙企业、王泽祥、长和锦绣560号私募股权投资基金等3名投资者发行人民币普通股(A股)17,499,998股,并于2019年11月20日在深圳证券交易所上市。公司总股本由731,243,378股增至748,743,376股。
- 2、公司于2020年3月30日召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十五次会议,于2020年4月21日召开2019年度股东大会,审议通过了《关于回购河北新欧汽车零部件科技有限公司2019年度未完业绩承诺对应补偿股份的议案》等相关议案,同意公司以总价人民币1元的价格定向回购并注销补偿义务人所持应补偿股份37,620,210股。2020年8月18日,公司在中国结算深圳分公司办理完成业绩承诺补偿股份的回购注销手续。本次回购注销完成后,公司总股本由748,743,376股变更为711,123,166股。
- 3、公司于2021年12月22日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议,于2022年1月7日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于河北新欧汽车零部件科技有限公司2020年度业绩承诺补偿方案的议案》,同意公司以总价人民币1元的价格定向回购并注销补偿义务人所持应补偿股份46,328,763股。2022年1月28日,公司在中国结算深圳分公司办理完成业绩承诺补偿股份的回购注销手续。本次回购注销完成后,公司总股本由711,123,166股变更为664,794,403股。

截至本公告披露日,公司总股本为664,794,403股;其中,有限售条件流通股为195,427,451股,占公司总股本的29.40%;无限售条件流通股469,366,952股,占公司总股本的70.60%

(三) 本次申请解除股份限售股东持股变动情况

1、2020年8月18日,因河北新欧汽车零部件科技有限公司2018-2019年度 累计业绩承诺未达标,公司以总价人民币1元的价格定向回购并注销当期应补偿 37,620,210股股份。

2、2022年1月28日,因河北新欧汽车零部件科技有限公司2018-2020年度 累计业绩承诺未达标,公司以总价人民币1元的价格定向回购并注销当期应补偿 46,328,763股股份。

上述两次股份回购注销前后,本次申请解除股份限售股东持股变动情况如下表所示:

股东名称	回购注销前持股数量 (股)	回购注销后持股数量(股)
欧亚集团	80,798,004	22,084,170
清河新欧	23,940,149	7,150,355
解东泰	14,962,593	6,517,248
合计	119,700,746	35,751,773

- 二、本次申请解除股份限售的股东相关承诺及履行情况
- (一) 本次申请解除股份限售的股东涉及的主要承诺

1、股份限售承诺

欧亚集团、清河新欧、解东泰承诺:

(1)本公司/本企业/本人此次认购的全部上市公司股份自本次发行完成之 日起36个月内不得进行转让、上市交易或设置任何权利负担。

自本次发行完成届满**36**个月之日和交易双方签订的《业绩补偿协议》及补充协议(如有)中约定的补偿义务履行完毕之日中的较晚日前不得进行转让、上市交易或设置任何权利负担(按照《业绩补偿协议》及补充协议(如有)进行回购或赠送的股份除外)。

若前述限售期及可转让或上市交易的前提、股份数与股份转让或上市交易当时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及深交所的有关规定不相符,可根据当时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及深交所的有关规定进行相应调整。

本次认购的全部上市公司股份发行完成后,由于上市公司送股、转增股本等原因而增持的股份,在此期间亦不得进行转让、上市交易或设置任何权利负担。

(2)本公司/本企业/本人承诺此次认购的上市公司股份在履行前述锁定承诺后减持将遵守转让当时的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定以及上市公司章程等相关规定。

2、业绩承诺

- (1)根据公司与交易对方(欧亚集团、清河新欧、解东泰)于2018年9月13日签署的《业绩补偿协议》,交易对方共同承诺,河北新欧2018年度、2019年度、2020年度实现的净利润(以当年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为准)分别不低于8,000万元、10,000万元、12,000万元,三年累计实现的净利润不低于30,000万元。如补偿期间河北新欧累计实现的实际利润数低于净利润承诺数,则补偿义务人应根据本协议约定的计算方法及补偿方式进行补偿。
- (2)根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对河北新欧2018-2019年度 出具的审核报告(信会师报字[2019]第ZB10540号、信会师报字[2020]第 ZB10223号),2018年度和2019年度河北新欧累计实现扣除非经常性损益后的 归属于母公司所有者的净利润14,228.57万元,累计业绩完成度为79.05%,未达 到90%。因此,交易对方优先以因本次交易所获的公司股份37,620,210股进行了 补偿,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份注销手 续。
- (3)根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况鉴证报告》(XYZH/2021JNAA40048),2020年度河北新欧实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为7,355.54万元,完成2020年度业绩承诺的61.30%。连同2018年度、2019年度实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润14,228.57万元,河北新欧2018年度、2019年度和2020年度累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为21,584.12万元,较承诺的2018年度、2019年度和2020年度累计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润30,000.00万元低8,415.88万元,三年累计完成原业绩承诺的71.95%。未达到90%。因此,交易对方优先以因本次

交易所获的公司股份46,328,763股进行了补偿,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份注销手续。

(二) 本次申请解除股份限售的股东的承诺履行情况

本次申请解除股份限售的股东欧亚集团、清河新欧、解东泰均严格履行了上 述股份限售承诺与业绩承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的 情况。

(三) 本次申请解除股份限售的股东资金占用及违规担保情况

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形,上市公司亦不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。

三、本次申请解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通时间为2022年5月31日(星期二)。
- 2、本次解除限售的股份数量为35,751,773股,占公司总股本的5.3779%;
- 3、本次申请解除限售股份的股东数量为3名。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:

序号	股东名称	所持限售股份 数量(股)			实际可上市流通 股份占公司总股 本比例(%)
1	欧亚集团	22,084,170	22,084,170	22,084,170	3.3220
2	清河新欧	7,150,355	7,150,355	7,150,355	1.0756
3	解东泰	6,517,248	6,517,248	6,517,248	0.9803
合计		35,751,773	35,751,773	35,751,773	5.3779

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

本次解除限售股份上市流通后公司的股本结构变动如下:

项目	本次变动前		本次变动		本次变动后
以 日	数量(股)	比例%	增加 (股)	减少 (股)	数量 (股)	比例%
一、限售条件流通股	195,427,451	29.40			159,675,678	24.02
高管锁定股	159,675,678	24.02			159,675,678	24.02
首发后限售股	35,751,773	5.38		35,751,773	-	-
二、无限售条件流通股	469,366,952	70.60	35,751,773		505,118,725	75.98
三、总股本	664,794,403	100.00			664,794,403	100.00

五、独立财务顾问的核查意见

经核查,公司本次发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问华泰联合证 券有限责任公司认为:

- 1、截至核查意见出具之日,本次申请解除股份限售的股东不存在违反其在 重大资产重组时所做出的承诺的行为;
- 2、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规的规定;
- **3**、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合相关法律、行政法规的规定及限售承诺;
 - 4、独立财务顾问对上市公司本次限售股份上市流通事项无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书:
- 2、股本结构表、限售股份明细表;
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津鹏翎集团股份有限公司董事会

2022年5月28日